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RV: Grupo Dominique Proyecto Hostel MC12 facturas pendientes-MDS
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Buenas tardes,

Rogamos revision de las facturas adjuntas ya que, a dia de hoy, salvo error por nuestra parte, no hemos recibido el pago
de ninguna de las facturas adjuntas, ascendiendo el total pendiente de abono a 5.463,15€.

¢Nos podrian facilitar algin contacto de contabilidad con quién poder hablar de la situacion de estas facturas?
Ante cualquier duda o aclaracién estamos su disposicion.

Un saludo,

Ana GOmez
Gestion de clientes CERTIFIED
QUALITY
’ . 34681383054 MAAGEMENT
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ARQUITECTOS E INGENIEROS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD
17 ANOS CONSECUTIVOS PREMIADOS POR EL COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE CENTRO A LA CALIDAD Y CANTIDAD DE NUESTROS TRABAJOS VISADOS. Y 2 PREMIOS
CAUPOLICAN A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCION

Aviso legal:

PROTECCION DE DATOS: Responsable del Tratamiento: MDS HIGH QUALITY PREVENTION SL CIF: B01849132 Finalidad del Tratamiento: Mantenimiento de contactos. Procedencia de los datos: El correo electrénico ha sido facilitados por usted
mismo o por su organizacion. Categoria de datos: Tratamos Unicamente su e-mail para mantener el contacto. Ejercicio de derechos: Podra acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, asi como oponerse y solicitar la limitacién de
los mismos. Puede ejercitar sus derechos, asi como obtener mas informacion en Calle alta n° 33, Villaviciosa de Odén, Urbanizacién Campodoon, Casa D21, 28670, Madrid o solicitandolo al remitente de este correo electrénico. En caso de no
ser el destinatario de esta informacién, por favor, rogamos nos lo comunique en la direccién del remitente para la eliminacién de su direccién electrénica, no copiando ni entregando este mensaje a nadie méas y procediendo a su destruccion.

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que es necesario. El medio ambiente estd en nuestra mano

De: Ana Gémez | MDS-HQP <agomez@mds-hgp.com>

Enviado el: miércoles, 30 de noviembre de 2022 18:01

Para: 'administracion@grupodominique.es' <administracion@grupodominique.es>;
"‘administracion@elimparcialmadrid.com' <administracion@elimparcialmadrid.com>

CC: 'Laura Martin' <Imartin@almarconsulting.com>; 'Eva Merino | MDS-hgp' <emerino@mds-hgp.com>; 'Alvaro San
Pedro' <asanpedro@mads-hgp.com>
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Asunto: RV: Grupo Dominique Proyecto Hostel MC12 facturas pendientes-MDS
Buenas tardes,

Nos ponemos en contacto, ya que, salvo error por nuestra parte, seguimos pendiente de recibir el cobro de las facturas
adjuntas. ¢Podrian por favor revisar en qué estado se encuentra el proceso de pago?

Dado el tiempo transcurrido rogamos una pronta revision.
Adjuntamos también las emitidas con posterioridad por si se debe a algin tipo de incidencia con el envio.
Ante cualquier duda o aclaracion estamos a su disposicién.

Un saludo,

Ana Gémez

Gestion de clientes

v’

. 34681383054
HIGH QUALITY PREVENTION ™ agomez@mds-hgp.com
www.mds-hgp.com

ARQUITECTOS E INGENIEROS EXPERTOS EN SEGURIDAD Y SALUD
17 ANOS CONSECUTIVOS PREMIADOS POR EL COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS DE CENTRO A LA CALIDAD Y CANTIDAD DE NUESTROS TRABAJOS VISADOS. Y 2 PREMIOS
CAUPOLICAN A LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN OBRAS DE CONSTRUCCION

Aviso legal:

PROTECCION DE DATOS: Responsable del Tratamiento: MDS HIGH QUALITY PREVENTION SL CIF: B01849132 Finalidad del Tratamiento: Mantenimiento de contactos. Procedencia de los datos: El correo electrénico ha sido facilitados por usted
mismo o por su organizacion. Categoria de datos: Tratamos Unicamente su e-mail para mantener el contacto. Ejercicio de derechos: Podra acceder, corregir, eliminar y portar sus datos personales, asi como oponerse y solicitar la limitacion de
los mismos. Puede ejercitar sus derechos, asi como obtener mas informacién en Calle alta n°® 33, Villaviciosa de Odén, Urbanizacién Campodoon, Casa D21, 28670, Madrid o solicitandolo al remitente de este correo electrénico. En caso de no
ser el destinatario de esta informacion, por favor, rogamos nos lo comunique en la direccion del remitente para la eliminacion de su direccion electrénica, no copiando ni entregando este mensaje a nadie mas y procediendo a su destruccion.

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que es necesario. El medio ambiente estd en nuestra mano

De: Laura Martin <Imartin@almarconsulting.com>

Enviado el: lunes, 26 de septiembre de 2022 11:18

Para: administracion@elimparcialmadrid.com; administracion@grupodominigue.es
CC: emerino@mds-hgp.com; Ana Gémez | MDS-HQP <agomez@mds-hgp.com>
Asunto: Grupo Dominique Proyecto Hostel MC12 facturas pendientes-MDS

Buenos dias

Reenviamos este correo del proveedor MDS como CSS de las obras que se estén llevando a cabo en el hostel de Mariano
Carderera 12 para que podais indicarles la fecha de prevision de pago para las facturas entregadas

A la espera de respuesta,
Gracias

Un saludo

Laura Martin Gonzélez
Arquitecta-Project Manager

# Almar

L consulting

Maria de Portugal 1. Edificio 3. Planta 4
28050 Madrid (Espana)

M- + (34) 662 58 78 88
T- +(34)917372759
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Imartin@almarconsulting.com

www.almarconsulting.com

De: Ana Gémez | MDS-HQP <agomez@mds-hgp.com>

Enviado el: miércoles, 21 de septiembre de 2022 11:22

Para: Laura Martin <Imartin@almarconsulting.com>; Alfonso Fiter Diaz <afiter@almarconsulting.com>;
juan.farina@bwre.es; administracion@elimparcialmadrid.com

CC: emerino@mads-hgp.com

Asunto: Grupo Dominigue Proyecto MADLYN facturas pendientes

Buenos dias,

Nos ponemos en contacto con vosotros ya que, salvo error por nuestra parte, no hemos recibido el pago de las facturas
adjuntas del proyecto Madlyn cuya facturacion se realiza al Grupo Dominique.

Volvemos a enviarlas por si hay algun tipo de incidencia con ellas para su revision.
Ante cualquier duda o aclaracion estamos a su disposicion.

Reciban un cordial saludo,

/’

HIGH QUALITY PREVENTION

Ana Gémez

681 383 054

Gestion Cliente
Agomez@mds-hgp.com
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HIGH QUALITY PREVENTION

MDS HIGH QUALITY PREVENTION
C/ ALTA 33 CASA D21
28670 VILLAVICIOSA DE ODON
CIF: B01849132

FACTURA

CLIENTE

GRUPO DOMINIQUE M&N S.L.

GRUPO DOMINIQUE M&N S.L.
¢/ Santa Ursula 9, bajo
CP 28011 MADRID

MADRID
FECHA: 16/03/2022 N° FACTURA: 22/000621
B02741981
Pag. 1
Codigo Articulo Cantidad Precio/u Importe
S/Pedido:
Mariano Carderera 12 - MADLYN
CSSs COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 4,00 105,0000 420,00
dias de visita 21 febrero
2,7 y 14 de marzo
NUEVO N° CUENTA: ES26 2100 3595 8213 0029 8639
Base Imponible % IVA TOTAL
420,00€ 21,00% 88,20€ 508,20€
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HIGH QUALITY PREVENTION

MDS HIGH QUALITY PREVENTION
C/ ALTA 33 CASA D21
28670 VILLAVICIOSA DE ODON
CIF: B01849132

FACTURA

CLIENTE

Grupo Dominique M&N

Grupo Dominique M&N
Calle Albacete (Edificio Torre llunion) 3,
CP 28027 MADRID

MADRID
FECHA: 20/04/2022 N° FACTURA: 22/000884
B02741981
Pag. 1
Codigo Articulo Cantidad Precio/u Importe
S/Pedido:
PROYECTO MARIANO CARDERERA 12 (MC12)
MADRID
CSss COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 4,00 105,0000 420,00
dias de visita 23 y 28 marzo
dias 6 y 12 de abril
NUEVO N° CUENTA: ES26 2100 3595 8213 0029 8639
Base Imponible % IVA TOTAL
420,00€ 21,00% 88,20€ 508,20€
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HIGH QUALITY PREVENTION

MDS HIGH QUALITY PREVENTION
C/ ALTA 33 CASA D21
28670 VILLAVICIOSA DE ODON
CIF: B01849132

FACTURA

CLIENTE

Grupo Dominique M&N

Grupo Dominique M&N
Calle Albacete (Edificio Torre llunion) 3,
CP 28027 MADRID

MADRID
FECHA: 20/05/2022 N° FACTURA: 22/001161
B02741981
Pag. 1
Codigo Articulo Cantidad Precio/u Importe
S/Pedido:
PROYECTO MARIANO CARDERERA 12 (MC12)
MADRID
CSss COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 5,00 105,0000 525,00
dias 20 y 25 abril
dias 4,10,13 mayo
NUEVO N° CUENTA: ES26 2100 3595 8213 0029 8639
Base Imponible % IVA TOTAL
525,00€ 21,00% 110,25€ 635,25€
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HIGH QUALITY PREVENTION

MDS HIGH QUALITY PREVENTION
C/ ALTA 33 CASA D21
28670 VILLAVICIOSA DE ODON
CIF: B01849132

FACTURA

CLIENTE

Grupo Dominique M&N

Grupo Dominique M&N
Calle Albacete (Edificio Torre llunion) 3,
CP 28027 MADRID

MADRID
FECHA: 21/06/2022 N° FACTURA: 22/001412
B02741981
Pag. 1
Codigo Articulo Cantidad Precio/u Importe
S/Pedido:
PROYECTO MARIANO CARDERERA 12 (MC12)
MADRID
CSss COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 4,00 105,0000 420,00
dias 23 y 31 de mayo
7y 13 de junio
NUEVO N° CUENTA: ES26 2100 3595 8213 0029 8639
Base Imponible % IVA TOTAL
420,00€ 21,00% 88,20€ 508,20€



MDS HIGH QUALITY PREVENTION
C/ ALTA 33 CASA D21
28670 VILLAVICIOSA DE ODON

s

HIGH QUALITY PREVENTION

Grupo Dominique M&N
Calle Albacete (Edificio Torre llunion) 3,

FACTURA

CLIENTE

Grupo Dominique M&N

CIF: B01849132 CP 28027 MADRID
MADRID
FECHA: 21/07/2022 N° FACTURA: 22/001725
B02741981
Pag. 1
Codigo Articulo Cantidad Precio/u Importe
S/Pedido:
PROYECTO MARIANO CARDERERA 12 (MC12)
MADRID
CSss COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 5,00 105,0000 525,00
23-jun 28-jun 05-jul 14-jul 20-jul
NUEVO N° CUENTA: ES26 2100 3595 8213 0029 8639
Base Imponible % IVA TOTAL
525,00€ 21,00% 110,25€ 635,25€



MDS HIGH QUALITY PREVENTION
C/ ALTA 33 CASA D21
28670 VILLAVICIOSA DE ODON

s

HIGH QUALITY PREVENTION

Grupo Dominique M&N
Calle Albacete (Edificio Torre llunion) 3,

FACTURA

CLIENTE

Grupo Dominique M&N

CIF: B01849132 CP 28027 MADRID
MADRID
FECHA: 12/08/2022 N° FACTURA: 22/001911
B02741981
Pag. 1
Codigo Articulo Cantidad Precio/u Importe
S/Pedido:
PROYECTO MARIANO CARDERERA 12 (MC12)
MADRID
CSss COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 3,00 105,0000 315,00
Visitas: 26 julio , 2 y 8 agosto
NUEVO N° CUENTA: ES26 2100 3595 8213 0029 8639
Base Imponible % IVA TOTAL
315,00€ 21,00% 66,15€ 381,15€



MDS HIGH QUALITY PREVENTION
C/ ALTA 33 CASA D21
28670 VILLAVICIOSA DE ODON

s

HIGH QUALITY PREVENTION

Grupo Dominique M&N
Calle Albacete (Edificio Torre llunion) 3,

FACTURA

CLIENTE

Grupo Dominique M&N

CIF: B01849132 CP 28027 MADRID
MADRID
FECHA: 21/09/2022 N° FACTURA: 22/002233
B02741981
Pag. 1
Codigo Articulo Cantidad Precio/u Importe
S/Pedido:
PROYECTO MARIANO CARDERERA 12 (MC12)
MADRID
CSss COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 5,00 105,0000 525,00
Visitas: 18,23 y 30 agosto 5y 14 sept
NUEVO N° CUENTA: ES26 2100 3595 8213 0029 8639
Base Imponible % IVA TOTAL
525,00€ 21,00% 110,25€ 635,25€
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HIGH QUALITY PREVENTION

MDS HIGH QUALITY PREVENTION
C/ ALTA 33 CASA D21
28670 VILLAVICIOSA DE ODON
CIF: B01849132

FACTURA

CLIENTE

Grupo Dominique M&N

Grupo Dominique M&N
Calle Albacete (Edificio Torre llunion) 3,
CP 28027 MADRID

MADRID
FECHA: 21/10/2022 N° FACTURA: 22/002582
B02741981
Pag. 1
Codigo Articulo Cantidad Precio/u Importe
S/Pedido:
PROYECTO MARIANO CARDERERA 12 (MC12)
MADRID
CSss COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 5,00 105,0000 525,00
Visitas: 21/09/2022, 26/09/2022, 06/10/2022,
10/10/2022, 20/10/2022
NUEVO N° CUENTA: ES26 2100 3595 8213 0029 8639
Base Imponible % IVA TOTAL
525,00€ 21,00% 110,25€ 635,25€



MDS HIGH QUALITY PREVENTION
C/ ALTA 33 CASA D21
28670 VILLAVICIOSA DE ODON

s

HIGH QUALITY PREVENTION

Grupo Dominique M&N
Calle Albacete (Edificio Torre llunion) 3,

FACTURA

CLIENTE

Grupo Dominique M&N

CIF: B01849132 CP 28027 MADRID
MADRID
FECHA: 21/11/2022 N° FACTURA: 22/002914
B02741981
Pag. 1
Codigo Articulo Cantidad Precio/u Importe
S/Pedido:
PROYECTO MARIANO CARDERERA 12 (MC12)
MADRID
CSS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 4,00 105,0000 420,00
Visitas: 26,octubre , 4,10,14 noviembre
NUEVO N° CUENTA: ES26 2100 3595 8213 0029 8639
Base Imponible % IVA TOTAL
420,00€ 21,00% 88,20€ 508,20€



MDS HIGH QUALITY PREVENTION
C/ ALTA 33 CASA D21
28670 VILLAVICIOSA DE ODON

s

HIGH QUALITY PREVENTION

Grupo Dominique M&N
Calle Albacete (Edificio Torre llunion) 3,

FACTURA

CLIENTE

Grupo Dominique M&N

CIF: B01849132 CP 28027 MADRID
MADRID
FECHA: 13/12/2022 N° FACTURA: 22/003270
B02741981
Pag. 1
Codigo Articulo Cantidad Precio/u Importe
S/Pedido:
PROYECTO MARIANO CARDERERA 12 (MC12)
MADRID
CSS COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD 4,00 105,0000 420,00
Visitas: 24 nov , 1,7,12 diciembre
NUEVO N° CUENTA: ES26 2100 3595 8213 0029 8639
Base Imponible % IVA TOTAL
420,00€ 21,00% 88,20€ 508,20€
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